
S.NO ADI SOYADI TOPLAM
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N

1 M.ENES ERSOY 15 0 15.00 10 0 10.00 4 1 3.75 10 0 10.00 13 1 12.75 14 1 13.75 66 3 65.25
2 SELİM SOMER 13 0 13.00 10 0 10.00 5 0 5.00 10 0 10.00 12 2 11.50 12 3 11.25 62 5 60.75
3 YUSUF TALHA KARAGÖZ 14 0 14.00 9 0 9.00 4 1 3.75 10 0 10.00 7 3 6.25 14 1 13.75 58 5 56.75
4 M. MİRAÇ VURAL 13 0 13.00 10 0 10.00 4 1 3.75 9 0 9.00 9 4 8.00 13 2 12.50 58 7 56.25
5 AHMET YASİN GÜRBÜZ 15 0 15.00 9 1 8.75 4 1 3.75 8 2 7.50 11 3 10.25 11 4 10.00 58 11 55.25
6 ERTUĞRUL YILDIRIM 11 2 10.50 10 0 10.00 3 2 2.50 8 2 7.50 11 2 10.50 13 2 12.50 56 10 53.50
7 M. EMİN KARACA 13 2 12.50 9 1 8.75 5 0 5.00 7 3 6.25 11 4 10.00 11 4 10.00 56 14 52.50
8 M. BARAN YİĞİT 10 4 9.00 10 0 10.00 4 1 3.75 10 0 10.00 8 5 6.75 13 2 12.50 55 12 52.00
9 YAĞIZ İLGİN 12 3 11.25 8 2 7.50 4 1 3.75 10 0 10.00 8 5 6.75 13 2 12.50 55 13 51.75

10 BEDİRHAN BELTEN 13 2 12.50 10 0 10.00 4 1 3.75 8 2 7.50 5 4 4.00 14 1 13.75 54 10 51.50
11 ABDURRAHMAN TUNA 13 2 12.50 8 2 7.50 4 1 3.75 7 3 6.25 10 5 8.75 13 2 12.50 55 15 51.25
12 İBRAHİM ENSAR KILIÇ 12 3 11.25 9 1 8.75 4 1 3.75 5 3 4.25 11 2 10.50 13 2 12.50 54 12 51.00
13 AHMET KEREM METİN 11 2 10.50 9 1 8.75 4 1 3.75 6 4 5.00 12 3 11.25 12 3 11.25 54 14 50.50
14 YUSUF YAĞIZ GÜRSES 10 5 8.75 8 2 7.50 4 1 3.75 9 1 8.75 9 5 7.75 14 1 13.75 54 15 50.25
15 MUSTAFA ARAS DUMAN 12 3 11.25 10 0 10.00 4 1 3.75 6 4 5.00 8 4 7.00 13 2 12.50 53 14 49.50
16 YUSUF EYMEN ÇETİN 10 5 8.75 9 1 8.75 4 1 3.75 8 2 7.50 9 3 8.25 13 2 12.50 53 14 49.50
17 M. FURKAN KAYA 11 1 10.75 9 1 8.75 4 1 3.75 9 1 8.75 5 6 3.50 14 1 13.75 52 11 49.25
18 CİHANGİR HASTAOĞLU 9 4 8.00 7 2 6.50 5 0 5.00 7 3 6.25 9 3 8.25 15 0 15.00 52 12 49.00
19 MEHMET ÇINAR SEYMEN 10 2 9.50 9 0 9.00 5 0 5.00 2 0 2.00 9 3 8.25 15 0 15.00 50 5 48.75
20 MELİH KEREM GEZİCİ 12 3 11.25 9 1 8.75 4 1 3.75 9 1 8.75 5 10 2.50 14 1 13.75 53 17 48.75
21 AHMET JAJOUL 10 5 8.75 8 2 7.50 3 2 2.50 10 0 10.00 10 1 9.75 11 4 10.00 52 14 48.50
22 TALHA MELİH ÖKSÜZ 11 4 10.00 9 1 8.75 4 1 3.75 6 2 5.50 10 3 9.25 12 3 11.25 52 14 48.50
23 YİĞİT MERTOĞLU 8 6 6.50 8 2 7.50 3 2 2.50 9 1 8.75 9 3 8.25 15 0 15.00 52 14 48.50
24 ALİ MERT ERDEMLİ 12 3 11.25 9 1 8.75 5 0 5.00 7 3 6.25 5 9 2.75 14 1 13.75 52 17 47.75
25 AHMET YİĞİT EROĞLU 12 3 11.25 10 0 10.00 4 1 3.75 10 0 10.00 6 5 4.75 9 6 7.50 51 15 47.25
26 SALİH BULUT 10 4 9.00 8 2 7.50 4 1 3.75 10 0 10.00 9 4 8.00 10 5 8.75 51 16 47.00
27 YUSUF AYAZ DOĞAN 11 3 10.25 9 1 8.75 4 1 3.75 7 2 6.50 6 5 4.75 13 2 12.50 50 14 46.50
28 EYMEN TAŞDELEN 9 5 7.75 10 0 10.00 4 1 3.75 10 0 10.00 6 5 4.75 11 4 10.00 50 15 46.25
29 ABDULLAH YAHYA KIZILKOCA 11 4 10.00 7 3 6.25 4 1 3.75 9 1 8.75 8 7 6.25 12 3 11.25 51 19 46.25
30 AHMET MİRZA YİĞİT 12 3 11.25 8 2 7.50 5 0 5.00 7 3 6.25 6 9 3.75 12 2 11.50 50 19 45.25
31 FATİH VAROL 8 7 6.25 10 0 10.00 2 3 1.25 7 3 6.25 10 5 8.75 13 2 12.50 50 20 45.00
32 YUSUF YİĞİT DİVAN 11 2 10.50 10 0 10.00 4 1 3.75 5 3 4.25 6 5 4.75 12 2 11.50 48 13 44.75
33 CİHANGİR EYMEN YALDIZ 12 3 11.25 9 1 8.75 4 1 3.75 8 2 7.50 5 6 3.50 11 4 10.00 49 17 44.75
34 AHMET SELİM YILDIZ 11 2 10.50 10 0 10.00 5 0 5.00 4 4 3.00 7 5 5.75 11 3 10.25 48 14 44.50
35 ÖMER ALİ ALTUNGEYİK 13 2 12.50 6 4 5.00 4 1 3.75 6 3 5.25 7 3 6.25 12 3 11.25 48 16 44.00
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36 ENES EMİROĞULLARI 12 1 11.75 8 2 7.50 3 2 2.50 7 2 6.50 5 3 4.25 12 2 11.50 47 12 44.00
37 TAHA ATA 11 4 10.00 8 2 7.50 3 2 2.50 8 2 7.50 8 7 6.25 11 4 10.00 49 21 43.75
38 M. TALGI ABDULREZZAK 12 3 11.25 9 1 8.75 4 1 3.75 9 1 8.75 6 9 3.75 9 6 7.50 49 21 43.75
39 BURAK ÇITAK 12 3 11.25 9 1 8.75 4 1 3.75 5 4 4.00 8 4 7.00 10 5 8.75 48 18 43.50
40 ÜMEYR HAMZA KARATAŞ 12 3 11.25 10 0 10.00 3 2 2.50 6 4 5.00 7 5 5.75 10 5 8.75 48 19 43.25
41 AHMET ENES ÇORLUOĞLU 10 2 9.50 6 2 5.50 3 2 2.50 9 0 9.00 7 3 6.25 11 3 10.25 46 12 43.00
42 RIFAT BUĞRA ŞAHİN 9 4 8.00 9 1 8.75 3 2 2.50 6 3 5.25 7 0 7.00 12 3 11.25 46 13 42.75
43 YİĞİT ASAF ALTUNBAŞ 12 3 11.25 8 2 7.50 2 3 1.25 7 3 6.25 6 5 4.75 12 3 11.25 47 19 42.25
44 ABDULLAH ERÇIKTI 10 5 8.75 9 1 8.75 3 2 2.50 4 4 3.00 9 5 7.75 12 2 11.50 47 19 42.25
45 MEHMET EYMEN KARA 10 4 9.00 8 2 7.50 5 0 5.00 8 2 7.50 8 5 6.75 8 7 6.25 47 20 42.00
46 YAHYA MURAT AVCI 9 5 7.75 8 2 7.50 4 1 3.75 3 5 1.75 8 4 7.00 14 1 13.75 46 18 41.50
47 AKİF ELİBAŞ 11 3 10.25 9 0 9.00 5 0 5.00 4 5 2.75 5 7 3.25 12 3 11.25 46 18 41.50
48 SALİH ENSAR KARAGÖZ 11 4 10.00 8 2 7.50 2 3 1.25 5 5 3.75 8 3 7.25 12 3 11.25 46 20 41.00
49 ALİ İMRAN BABAYİĞİT 11 3 10.25 7 3 6.25 3 2 2.50 5 4 4.00 8 5 6.75 12 3 11.25 46 20 41.00
50 MUHAMMET KEREM ÇİFTÇİ 10 2 9.50 10 0 10.00 4 1 3.75 4 2 3.50 4 5 2.75 12 3 11.25 44 13 40.75
51 RIFAT BUĞRA ŞAHİN 10 4 9.00 9 1 8.75 3 2 2.50 4 4 3.00 6 2 5.50 12 3 11.25 44 16 40.00
52 EMİR SELİM KILDİZE 11 2 10.50 7 3 6.25 3 2 2.50 4 4 3.00 7 3 6.25 12 3 11.25 44 17 39.75
53 TİMURHAN TOPAL 11 1 10.75 8 1 7.75 3 2 2.50 6 1 5.75 6 3 5.25 9 5 7.75 43 13 39.75
54 BATIN TUĞRA DURMUŞ 9 6 7.50 8 2 7.50 5 0 5.00 6 3 5.25 5 7 3.25 12 3 11.25 45 21 39.75
55 YASER HAMZA ÇEVİK 8 5 6.75 8 1 7.75 3 1 2.75 5 2 4.50 7 1 6.75 12 3 11.25 43 13 39.75
56 MİRAN ABUŞAK 10 5 8.75 9 1 8.75 4 1 3.75 2 8 0.00 8 5 6.75 12 3 11.25 45 23 39.25
57 POYRAZ YİĞİT IŞIKLI 12 3 11.25 10 0 10.00 4 1 3.75 2 7 0.25 7 8 5.00 10 5 8.75 45 24 39.00
58 AHMET ENSAR ASKER 9 3 8.25 9 0 9.00 3 2 2.50 6 2 5.50 5 5 3.75 11 4 10.00 43 16 39.00
59 AHMET TARIK İLHAN 7 8 5.00 9 1 8.75 4 1 3.75 8 2 7.50 5 5 3.75 11 4 10.00 44 21 38.75
60 EYMEN PARLAKKILIÇ 10 3 9.25 9 1 8.75 3 1 2.75 4 4 3.00 5 1 4.75 11 4 10.00 42 14 38.50
61 M. FURKAN GÜLSEN 12 3 11.25 7 1 6.75 4 1 3.75 5 4 4.00 4 7 2.25 11 4 10.00 43 20 38.00
62 RÜZGAR AKYÜZ 9 6 7.50 8 2 7.50 4 1 3.75 5 5 3.75 6 9 3.75 12 3 11.25 44 26 37.50
63 M.MUSTAFA YORULMAZ 10 5 8.75 9 1 8.75 4 1 3.75 5 5 3.75 5 10 2.50 11 4 10.00 44 26 37.50
64 YUSUF EREN YÜRÜK 8 2 7.50 8 0 8.00 2 0 2.00 2 0 2.00 7 2 6.50 12 3 11.25 39 7 37.25
65 MERT ÖMER ÇİLEK 9 3 8.25 9 0 9.00 4 1 3.75 2 4 1.00 6 5 4.75 11 3 10.25 41 16 37.00
66 M. EREN ÖZEL 9 6 7.50 10 0 10.00 3 2 2.50 5 4 4.00 6 7 4.25 10 5 8.75 43 24 37.00
67 MUHAMMED TALHA TÜRK 9 3 8.25 8 1 7.75 4 1 3.75 3 0 3.00 7 1 6.75 8 3 7.25 39 9 36.75
68 MUHAMMED EREN ÖZER 7 6 5.50 9 1 8.75 5 0 5.00 5 2 4.50 5 4 4.00 10 4 9.00 41 17 36.75
69 M. TALHA TURAL 9 5 7.75 9 1 8.75 5 0 5.00 1 4 0.00 5 3 4.25 11 3 10.25 40 16 36.00
70 YİĞİT YUNUS KARADENİZ 5 7 3.25 7 3 6.25 4 1 3.75 9 1 8.75 6 6 4.50 9 1 8.75 40 19 35.25
71 KEREM TAHA KARAASLAN 8 7 6.25 8 1 7.75 4 0 4.00 3 3 2.25 5 7 3.25 12 2 11.50 40 20 35.00
72 HALİL EFE KUTLU 10 5 8.75 8 2 7.50 4 1 3.75 4 6 2.50 6 7 4.25 9 3 8.25 41 24 35.00
73 YUSUF UBEYDE DURMAZ 7 7 5.25 9 1 8.75 4 1 3.75 6 4 5.00 4 8 2.00 11 4 10.00 41 25 34.75
74 AHMET DEMİRTÜRK 9 6 7.50 9 1 8.75 4 1 3.75 3 5 1.75 3 1 2.75 11 4 10.00 39 18 34.50
75 TAHA YAKUP İTAK 11 2 10.50 7 1 6.75 4 1 3.75 3 3 2.25 5 5 3.75 9 6 7.50 39 18 34.50
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76 M. SALİH AYDEMİR 10 5 8.75 8 2 7.50 1 4 0.00 4 6 2.50 7 6 5.50 11 4 10.00 41 27 34.25
77 HASAN DEMİR 8 6 6.50 8 2 7.50 3 2 2.50 6 4 5.00 5 6 3.50 10 5 8.75 40 25 33.75
78 EYMEN DİNÇ 9 6 7.50 9 1 8.75 3 2 2.50 2 8 0.00 6 9 3.75 12 3 11.25 41 29 33.75
79 EYÜP GÖRCEGEZ 9 6 7.50 8 2 7.50 4 1 3.75 7 3 6.25 4 8 2.00 8 7 6.25 40 27 33.25
80 MUHAMMED SALİH AYDEMİR 10 5 8.75 9 1 8.75 2 2 1.50 5 5 3.75 3 10 0.50 11 4 10.00 40 27 33.25
81 DERVİŞ KURT 9 5 7.75 6 2 5.50 4 1 3.75 6 4 5.00 4 6 2.50 9 3 8.25 38 21 32.75
82 M. KEMAL AYDIN 11 4 10.00 9 1 8.75 2 3 1.25 4 6 2.50 5 10 2.50 9 6 7.50 40 30 32.50
83 YUSUF AKİF KORAL 9 6 7.50 7 3 6.25 5 0 5.00 3 7 1.25 5 10 2.50 11 4 10.00 40 30 32.50
84 EMİR SELÇUK KAPLAN 9 6 7.50 10 0 10.00 4 1 3.75 5 5 3.75 6 9 3.75 5 8 3.00 39 29 31.75
85 AHMET EMİR ÖZER 10 3 9.25 8 2 7.50 2 3 1.25 5 5 3.75 3 9 0.75 10 3 9.25 38 25 31.75
86 HASAN DEMİR 10 5 8.75 9 1 8.75 4 1 3.75 4 6 2.50 5 5 3.75 6 9 3.75 38 27 31.25
87 HALİL İBRAHİM KILIÇ 8 4 7.00 7 3 6.25 5 0 5.00 0 2 -0.50 4 5 2.75 11 2 10.50 35 16 31.00
88 YUSUF UĞRUN 7 6 5.50 7 2 6.50 4 1 3.75 3 4 2.00 5 8 3.00 11 3 10.25 37 24 31.00
89 ALİ YASİR ÇİMTESUN 11 4 10.00 8 1 7.75 3 1 2.75 5 3 4.25 4 9 1.75 5 3 4.25 36 21 30.75
90 EMİN TURUS 7 5 5.75 8 2 7.50 5 0 5.00 5 4 4.00 4 8 2.00 8 6 6.50 37 25 30.75
91 RAUF EROL 7 8 5.00 9 1 8.75 3 2 2.50 3 7 1.25 4 9 1.75 11 4 10.00 37 31 29.25
92 BURAK KARAPINAR 7 6 5.50 9 1 8.75 2 3 1.25 5 2 4.50 5 5 3.75 7 6 5.50 35 23 29.25
93 EBRAR YAĞIZ ŞİMŞEK 8 7 6.25 8 2 7.50 2 3 1.25 6 4 5.00 3 12 0.00 10 5 8.75 37 33 28.75
94 MUSTAFA TOPAL 7 5 5.75 7 3 6.25 1 2 0.50 2 8 0.00 8 5 6.75 10 4 9.00 35 27 28.25
95 KAYRA DEMİR 6 5 4.75 7 2 6.50 3 2 2.50 1 0 1.00 4 6 2.50 11 2 10.50 32 17 27.75
96 TAHA METEHAN PALAVAR 8 7 6.25 9 1 8.75 3 2 2.50 4 6 2.50 6 9 3.75 6 9 3.75 36 34 27.50
97 EYMEN DİNÇ 7 8 5.00 7 3 6.25 2 3 1.25 5 5 3.75 5 10 2.50 10 5 8.75 36 34 27.50
98 SEYİT ALİ ALTIPARMAK 6 9 3.75 8 2 7.50 2 3 1.25 6 4 5.00 5 10 2.50 9 6 7.50 36 34 27.50
99 M. ALİ AYGÜN 8 7 6.25 7 2 6.50 4 1 3.75 5 4 4.00 4 9 1.75 6 6 4.50 34 29 26.75

100 MACİT ARAS YILMAZ 10 4 9.00 9 1 8.75 2 3 1.25 2 7 0.25 4 9 1.75 6 2 5.50 33 26 26.50
101 BURAK EYMEN DERTLİ 8 6 6.50 5 5 3.75 2 3 1.25 8 2 7.50 1 4 0.00 9 6 7.50 33 26 26.50
102 HAMZA EMİN KİBAR 8 7 6.25 7 2 6.50 4 1 3.75 2 7 0.25 5 8 3.00 8 7 6.25 34 32 26.00
103 ŞENEL EYMEN KONUKEV 10 3 9.25 7 3 6.25 2 2 1.50 3 3 2.25 3 3 2.25 6 6 4.50 31 20 26.00
104 ABDULLAH TOPALOĞLU 6 9 3.75 6 4 5.00 3 2 2.50 6 2 5.50 3 12 0.00 10 5 8.75 34 34 25.50
105 MEHMET EMİN ÇİFTÇİ 9 5 7.75 8 2 7.50 3 2 2.50 1 9 -1.25 6 9 3.75 7 8 5.00 34 35 25.25
106 HASAN EMİR BAKIRCI 6 9 3.75 9 0 9.00 2 3 1.25 1 9 -1.25 5 10 2.50 11 4 10.00 34 35 25.25
107 AHMET YUSUF SÜLAL 8 7 6.25 6 4 5.00 4 1 3.75 1 9 -1.25 8 7 6.25 7 8 5.00 34 36 25.00
108 KERİM ŞENGÜL 8 6 6.50 6 4 5.00 3 2 2.50 5 4 4.00 3 11 0.25 8 7 6.25 33 34 24.50
109 HAMZA MORGİL 9 5 7.75 10 0 10.00 4 1 3.75 0 1 -0.25 2 10 -0.50 5 9 2.75 30 26 23.50
110 HAMZA EMİN KİBAR 6 9 3.75 7 2 6.50 4 1 3.75 3 5 1.75 6 1 5.75 3 5 1.75 29 23 23.25
111 EBRAR YAĞIZ ŞİMŞEK 7 8 5.00 8 2 7.50 3 2 2.50 4 6 2.50 4 11 1.25 6 9 3.75 32 38 22.50
112 MEHMET ARDA ÖZSARAÇ 8 5 6.75 6 2 5.50 4 1 3.75 2 3 1.25 2 10 -0.50 6 3 5.25 28 24 22.00
113 ENSAR YILDIZ 8 7 6.25 5 3 4.25 2 3 1.25 3 5 1.75 3 11 0.25 9 5 7.75 30 34 21.50
114 SELAHADDİN EYÜP DOĞAN 8 7 6.25 5 4 4.00 5 0 5.00 3 4 2.00 4 11 1.25 5 10 2.50 30 36 21.00
115 MİRAÇ BUĞRA KILIÇ 6 8 4.00 9 1 8.75 3 2 2.50 2 6 0.50 2 9 -0.25 7 8 5.00 29 34 20.50
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116 İBRAHİM MEHMET MENTEŞE 7 8 5.00 6 4 5.00 2 3 1.25 4 6 2.50 8 7 6.25 3 12 0.00 30 40 20.00
117 AHMED YUSUF SOLAK 7 8 5.00 6 4 5.00 4 1 3.75 2 8 0.00 5 10 2.50 6 9 3.75 30 40 20.00
118 MEHMET BUĞRA 5 9 2.75 6 4 5.00 2 3 1.25 2 8 0.00 8 7 6.25 6 9 3.75 29 40 19.00
119 SİRAÇ DEMİR 2 8 0.00 5 2 4.50 3 2 2.50 5 5 3.75 4 5 2.75 5 5 3.75 24 27 17.25
120 EYYÜP EMİN KOCAMAN 8 7 6.25 6 4 5.00 3 1 2.75 3 4 2.00 2 4 1.00 2 9 -0.25 24 29 16.75
121 AHMET YASİR AKIN 6 5 4.75 5 3 4.25 3 2 2.50 1 5 -0.25 4 7 2.25 4 4 3.00 23 26 16.50
122 AKİF YAĞCI 5 10 2.50 5 5 3.75 2 3 1.25 3 7 1.25 3 11 0.25 9 6 7.50 27 42 16.50
123 MUSAB AKSOY 9 4 8.00 6 3 5.25 2 3 1.25 1 5 -0.25 2 6 0.50 4 11 1.25 24 32 16.00
124 HASAN HÜSEYİN ERSOY 9 6 7.50 4 5 2.75 0 5 -1.25 3 6 1.50 1 14 -2.50 6 9 3.75 23 45 11.75
125 YUSUF BERK KABLAN 6 9 3.75 4 6 2.50 1 4 0.00 3 7 1.25 2 12 -1.00 7 8 5.00 23 46 11.50
126 ALPER YAĞCI 9 5 7.75 5 5 3.75 1 4 0.00 1 9 -1.25 4 11 1.25 3 12 0.00 23 46 11.50
127 AHMET EREN KARAMAN 5 10 2.50 3 7 1.25 1 4 0.00 6 4 5.00 4 11 1.25 3 11 0.25 22 47 10.25
128 OMAR ALNSERAT 1 14 -2.50 3 7 1.25 1 4 0.00 1 9 -1.25 7 8 5.00 9 6 7.50 22 48 10.00
129 MEHMET BUĞRA KAYA 3 12 0.00 3 7 1.25 1 4 0.00 1 9 -1.25 2 13 -1.25 5 10 2.50 15 55 1.25


